aux.pricing@gmail.com

De: Silvana Morales <ventasO1@ges.com.gt>
Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 9:02 a. m.
Para: aux.pricing@gmail.com

cc: ‘Erick Tobar'; Giovanni Tobar; 'Alejandro Escobar'
Asunto: RV: SOLICITUD TARIFA / FCL/ PTQ - GUA

Por favor Vivi, incluye este contacto en los proveedores locales, gracias!

N Silvana Morales
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De: Carlos Melendez [mailto:carlos.melendez@tcfcam.com]
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2017 10:06 p. m.
Para: Cindy Chitay <cielomar02@ges.com.gt>

Asunto: RE: SOLICITUD TARIFA / FCL/ PTQ - GUA

Buenas noches Cindy,
La tarifa para este movimiento es de Q3,150.00 en chasis de 3 ejes, espero pueda darnos esta asignacion.

Saludos,

Carlos Meléndez
Commercial Sales Representative
B R] D G E BIT Guatemala, S.A.
TR e TRLEAGRT (502) 4497-0887
—— (502) 6626-1900 ext 1950

carlos.melendez@tcfcam.com
Km 20 Carretera al Pacifico, Parque Industrial Delta Barcenas,
zona 3 Villa Nueva, Guatemala

De: Cindy Chitay [mailto:cielomar02 @ges.com.gt]

Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2017 09:47 a. m.
Para: Carlos Melendez <carlos.melendez@tcfcam.com>
Asunto: SOLICITUD TARIFA / FCL/ PTQ - GUA

Buenos dias estimado Carlos,
Que gusto saludarlo!!

Favor tomar enviarme su mejor tarifa para la siguiente carga:



Origen Puerto Quetzal

Destino Guatemala Ciudad

Equipo 40 HC

Peso 25,056 KG

Commodity Carga General No Peligrosa

Gracias y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Saludos,

Cindy Chitay
G Es Ventasy Princing

14 Ave 25-06 zona 5
PBX: 2305-4520 Ext. 6258
cielomar02@ges.com.gt
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